
RV: Error en conciliación
Cinepolis Paseo Acoxpa

De: Miguel Angel Villa Olivo 
Enviado el: Viernes, 12 de Agosto de 2016 05:14 p.m.
Para: Cinepolis Paseo Acoxpa
Asunto: RE: Error en conciliación 

Ok Juan Antonio,

No te preocupes, ya dejen así sin realizar el proceso ok.

Saludos
_________________________
Miguel Angel Villa Olivo
Analista de Inventarios Cinépolis
(443) 322 62 00  EXT 2909

De: Cinepolis Paseo Acoxpa 
Enviado el: viernes, 12 de agosto de 2016 04:31 p.m.
Para: Miguel Angel Villa Olivo
Asunto: RE: Error en conciliación 

Miguel adicional me manda que estamos fuera de tiempo como muestra la imagen.

JUAN ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ
GERENTE CINEPOLIS PASEO ACOXPA
TEL. 56841684

De: Miguel Angel Villa Olivo
Enviado: viernes, 12 de agosto de 2016 03:05 p. m.
Para: Cinepolis Paseo Acoxpa
Asunto: RE: Error en conciliación 

Pueden Iniciar su conciliación por favor, y me confirman en cuanto terminen.

Saludos
_________________________
Miguel Angel Villa Olivo
Analista de Inventarios Cinépolis
(443) 322 62 00  EXT 2909

De: Cinepolis Paseo Acoxpa 
Enviado el: viernes, 12 de agosto de 2016 01:41 p.m.
Para: Miguel Angel Villa Olivo
Asunto: RE: Error en conciliación 

usuario:   C1020308

Enviado: jueves, 15 de septiembre de 2016 02:57 p. m. 
Para: Cinepolis Paseo Acoxpa 
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contraseña:   ACOXPA311

Gracias

JUAN ANTONIO VAZQUEZ LOPEZ
GERENTE CINEPOLIS PASEO ACOXPA
TEL. 56841684

De: Miguel Angel Villa Olivo
Enviado: viernes, 12 de agosto de 2016 01:35 p. m.
Para: Cinepolis Paseo Acoxpa
Asunto: RE: Error en conciliación 

Adair,

Me pasas tu usuario y contraseña por fa.

Saludos
_________________________
Miguel Angel Villa Olivo
Analista de Inventarios Cinépolis
(443) 322 62 00  EXT 2909

De: Cinepolis Paseo Acoxpa 
Enviado el: viernes, 12 de agosto de 2016 01:14 p.m.
Para: Miguel Angel Villa Olivo
Asunto: Error en conciliacion 

Buena tarde:

Estimado Miguel, reciba un cordial saludo, solicito de su apoyo ya que al realizar la conciliación de peolple en 
"creación del evento" me marca un error de Pendientes de deducción y ya realice el proceso de deducción 2
veces. ¿Me puede apoyar para seguir el proceso correctamente?

Envió imagen adjunta

Sin mas por el momento quedo a sus ordenes

Saludos!!!

Adair Juárez
Subgerente de Dulcería
CINEPOLIS PASEO ACOXPA
TEL. 56841684

Página 2 de 2RV: Error en conciliación

15/09/2016https://mail.cinepolis.com/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABRTLR0F19RSJ%...


