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RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA
POR ERROR EN RS

Monica Maldonado Castillo Responder a todos |
mar 29/01, 15:22
Luis Leonardo Cesar Murillo; Cinepolis Sendero Toluca

MC

Buenas tardes Javier
Puedes ir generado el folio correcto? Y enviarnos el PDF?
En este pedido 324447

Queda pendiente la cancelacidn del otro folio

Id Recepcion | Id Pedido Fecha | Monto Negocio Id pedido Razon Social correcta
304254 266228 14-nov. S 90.00 Coffee tree Sendero Toluca 324447
Saludos

cid:image Moénica Maldonado Castillo
009.png@ {Analista de Distribucion}
Proveedores Directos

PR 01 (443) 322 62 00 Ext. 2911

. .
mmaldonado@cinepolis.com

De: Luis Leonardo Cesar Murillo

Enviado el: lunes, 28 de enero de 2019 04:58 p. m.

Para: Cinepolis Sendero Toluca <c_sendero_tol@cinepolis.com>; Erick Alva Rosales <ealva@cinepolis.com>; Monica
Maldonado Castillo <mmaldonado@cinepolis.com>

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez <farias@cinepolis.com>

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR EN RS

Buen dia estimados:

Confirmo que ya se generd la RTV con ID: 0000001413
Ahora, habra que realizar lo siguiente de favor:

1. Validar la informacién y recepcionar nuevamente las mismas facturas y hacerle llegar via correo
electrénico a Moni Maldonado las nuevas Notas de Recepcidn, selladas y firmadas.

2. En Vista deberas realizar la salida manual de los productos que recibieron en la recepcion que se
canceld.

3. El proceso sera como Decremento agregando como comentario el ID de la RTV.

Quedo atento.
< >
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iSaludos!
cid:image Luis Leonardo César Murillo
| Qggpfgr@ {Analista de Inventarios}
7R 01 (443) 322 62 00 Ext. 2968

. .
Icesar@cinepolis.com

De: Luis Leonardo Cesar Murillo

Enviado el: jueves, 24 de enero de 2019 10:52 p. m.

Para: Cinepolis Sendero Toluca <c_sendero tol@cinepolis.com>; Erick Alva Rosales <ealva@cinepolis.com>; Monica
Maldonado Castillo <mmaldonado@cinepolis.com>

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez <farias@cinepolis.com>

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR EN RS

Buenas noches Javier
De favor hay que considerar este producto durante la toma para no tener afectacion en People, vale?
Una vez se haya realizado la RTV se los confirmaré con sus respectivas indicaciones.

Quedo atento.

iSaludos!

cidiimage Luis Leonardo César Murillo
009.png@ {Analista de Inventarios}
PR 01 (443) 322 62 00 Ext. 2968

. .
lcesar@cinepolis.com

De: Cinepolis Sendero Toluca

Enviado el: jueves, 24 de enero de 2019 09:36 p. m.

Para: Erick Alva Rosales <ealva@cinepolis.com>; Monica Maldonado Castillo <mmaldonado@cinepolis.com>; Luis
Leonardo Cesar Murillo <lcesar@cinepolis.com>

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez <farias@cinepolis.com>; Axel Lopez Barcenas <alopezb@cinepolis.com>
Asunto: Re: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR EN RS

Estimados buenas noches,

Entonces quedaria en espera del proceso a seguir para dar de baja el producto.

Gracias.
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Saludos

JAVIER GONZALEZ
Almaceén de Cinépolis Sendero Toluca
Tel: 3-17-31-38, 39

Descripcién:
)( Descripcién:

De: Erick Alva Rosales

Enviado: jueves, 24 de enero de 2019 08:46

Para: Monica Maldonado Castillo; Luis Leonardo Cesar Murillo; Cinepolis Sendero Toluca

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR EN RS

Que tal moni buen dia, adelante con los RTV's solicitados,
Saludos!!
Erick Alva Rosales

Analista de Cuentas por Pagar Cinépolis
Tel: 01 (443) 322 05 00, Ext. 3330

De: Monica Maldonado Castillo

Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 08:40 p.m.

Para: Erick Alva Rosales <ealva@cinepolis.com>; Luis Leonardo Cesar Murillo <lcesar(@cinepolis.com>;
Cinepolis Sendero Toluca <c_sendero_tol@cinepolis.com>

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez <farias@cinepolis.com>

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR
EN RS

304254 es este el folio correcto Erick, nuevamente disculpas &

B s ) Moénica Maldonado Castillo
"'h'TCII‘IéPOIIS. {Analista de Distribucién}
Proveedores Directos

F& 01 (443) 322 62 00 Ext. 2911

. .
mmaldonado@cinepolis.com
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De: Erick Alva Rosales

Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 04:35 p. m.

Para: Monica Maldonado Castillo <mmaldonado@cinepolis.com>; Luis Leonardo Cesar Murillo
<lcesar@cinepolis.com>; Cinepolis Sendero Toluca <c_sendero_tol@cinepolis.com>

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez <farias(@cinepolis.com>

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR
EN RS

Gracias Moni, te comento que el primer ID, es de PFS, y ya se encuentra pagado,
En lo que respecta al segundo, adelante con el RTV,

Saludos!!!

Erick Alva Rosales

Analista de Cuentas por Pagar Cinépolis
Tel: 01 (443) 322 05 00, Ext. 3330

De: Monica Maldonado Castillo

Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 04:09 p.m.

Para: Erick Alva Rosales <ealva@cinepolis.com>; Luis Leonardo Cesar Murillo <lcesar(@cinepolis.com>;
Cinepolis Sendero Toluca <c_sendero_tol@cinepolis.com>

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez <farias@cinepolis.com>

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR
EN RS

Buen dia Erick, perdon por aclarar,
En el inicio del correo aparecen los id de recepciones a cancelar, son de sigma alimentos id 7699

304354
349158

Saludos

J Moénica Maldonado Castillo
(-c Cinépolis {Analista de Distribucién}

Proveedores Directos
F& 01 (443) 322 62 00 Ext. 2911

mmaldonado@cinepolis.com

De: Erick Alva Rosales

Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 04:06 p. m.

Para: Luis Leonardo Cesar Murillo <Icesar@cinepolis.com>; Cinepolis Sendero Toluca
<¢_sendero_tol@cinepolis.com>; Monica Maldonado Castillo <mmaldonado(@cinepolis.com>

CC: Francisco Daniel Arias Sanchez <farias(@cinepolis.com>

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR
EN RS

< >
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Que tal Luis buena tarde, una duda, el primero, me muestra un proveedor que no es de dulcerias, esta
correcto el ID?? En lo que respecta al segundo, es de Arca, te comento que ya se realizo el pago, el dia 16-
01-2019, con la Factura # 34F5339422EA,

Saludos!!
Erick Alva Rosales

Analista de Cuentas por Pagar Cinépolis
Tel: 01 (443) 322 05 00, Ext. 3330

De: Luis Leonardo Cesar Murillo

Enviado el: miércoles, 23 de enero de 2019 01:35 p.m.

Para: Cinepolis Sendero Toluca <c_sendero_tol@cinepolis.com>; Monica Maldonado Castillo
<mmaldonado(@cinepolis.com>; Erick Alva Rosales <ealva@cinepolis.com>

Asunto: RE: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR
EN RS

Buen dia estimados
Hola @Erick, podrias indicarme si las recepciones ID 324447 y 324448 proceden para RTV?

Muchas gracias!

iSaludos!

’ Luis Leonardo César Murillo
“lt Cinépolis. {Analista de Inventarios}
PR 01 (443) 322 62 00 Ext. 2968

Icesar@cinepolis.com

De: Cinepolis Sendero Toluca

Enviado el: martes, 22 de enero de 2019 05:41 p. m.

Para: Monica Maldonado Castillo <mmaldonado@cinepolis.com>; Axel Lopez Barcenas
<alopezb@cinepolis.com>; Luis Leonardo Cesar Murillo <lcesar@cinepolis.com>

Asunto: Re: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR
EN RS

Estimados buenas tardes,

Pido de su apoyo con el estatus de los RTV de las notas de recepcion que tenian cambiada la razon social.
Ya fueron recibidas las de los siguientes folios 324447 y 324448.

Quedaria pendiente las instrucciones para dar de baja el producto duplicado y una nota mas que esta con la
misma situacion ID de nota de recepcion: 0000202621
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Saludos

JAVIER GONZALEZ
Almacén de Cinépolis Sendero Toluca
Tel: 3-17-31-38, 39

Cinépolis

De: Monica Maldonado Castillo

Enviado: miércoles, 26 de diciembre de 2018 15:21

Para: Ricardo Ramon Bravo Camargo; Coffee Tree Sendero Toluca; Cinepolis Sendero Toluca; Coffee Tree
Sendero Toluca

CC: Neri Valencia, Adriana; Venegas Reynoso, Bidaury Anahy

Asunto: GENERAR 2 RTV FOLIOS SIGMA DE COFFEE TREE SENDERO TOLUCA POR ERROR EN
RS

Hola Rica,

En dias pasados te copie un correo en donde pedia a Sistemas que ajustaran la RS de Sigma a Coffee Tree
que la dieron de alta mal originando que se generaran estos 2 folios erroneos que hay que corregir al
proveedor para que puedan cobrar facturas, tu apoyo con las RTV para que luego el coffee tree reciba el los
id en amarillo que les genere con Sigma Foodservice segin facturas

| Id Recepcion | Id Pedido Fecha | Monto | Negocio Id pedido Razon Social correcta
304354 266228 14-nov S 90.00 Coffee tree Sendero Toluca 324447
349158 305426 12-dic S 393.50 Coffee tree Sendero Toluca 324448

Saludos

e e ) Moénica Maldonado Castillo
‘I‘t Cinépolis {Analista de Distribucién}

Proveedores Directos
T 01 (443) 322 62 00 Ext. 2911

mmaldonado@cinepolis.com

De: Cinepolis Sendero Toluca

TMea 2 A M. 4. 10 A A_1_ 1. A AIAN10 Nr.n\"N . ___
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Para: Monica Maldonado Castillo <mmaldonado@cinepolis.com>
Asunto: Actualizacion de razon social SIGMA

Estimada buenas tardes,

Pido de tu apoyo con la revision de la razon social del proveedor sigma, ya que en las notas de recepcion la
nota de recepcion se genera a nombre de "sigma alimentos comercial SA de CV" y el proveedor me comenta
que debe de ser a nombre de "sigma foodservice comercial S. de R.L"

Adjunto facturas y notas de recepcion generadas.

Saludos

JAVIER GONZALEZ
Almacén de Cinépolis Sendero Toluca
Tel: 3-17-31-38, 39

Cinépolis
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