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Re: FACTURAS PENDIENTES

Cinepolis Punta Anahuac Mexicali <mc_mexicali_sur@cinepolis.com>
Lun 2023-10-30 13:03
Para:​Katia Cristina Barragan Espinosa <kbarragan@cinepolis.com>​
CC:​Gloria Viridiana Perez Orozco <gperez@cinepolis.com>​

Buenas tardes Katia.

Disculpa que te moleste, lo que pasa es que estoy viendo que se nos levanto una Incidencia, por demora de envío tardío de factura, como te había comentado el
proceso se ha visto afectado por problemas con el sistema de facturación del ayuntamiento, de hecho hace unos momentos me contacto la Gestora que fue asignada
por parte del área de jurídico y se comprometio que de el día de hoy hacerla llegar sin falta.

Me podrían apoyar con la incidencia?

Atte.

Ing. José Manuel Zavala Rodríguez
Gerente de cine
Cinépolis Punta Anáhuac Mexicali
Tel. 686 843 10 14

De: Cinepolis Punta Anahuac Mexicali <mc_mexicali_sur@cinepolis.com>
Enviado: jueves, 19 de octubre de 2023 13:00
Para: Katia Cristina Barragan Espinosa <kbarragan@cinepolis.com>
Asunto: Re: FACTURAS PENDIENTES
 
Buenas tardes Katia.

Disculpa, creí haber incluido el motivo de la demora con la factura pendiente, lo que pasa que el tramite nos están ayudando por parte de una Gestora con el pago de
licencias y permisos, apenas el día martes se pudo comprobar el pago con el cheque ante Ayuntamiento y tarda 3 días en registrarse en sistema para poder generar la
factura el día de mañana estaremos validando que ya se haya registrado el pago para poder generar la factura.

Atte.

Ing. José Manuel Zavala Rodríguez
Gerente de cine
Cinépolis Punta Anáhuac Mexicali
Tel. 686 843 10 14

De: Katia Cristina Barragan Espinosa <kbarragan@cinepolis.com>
Enviado: jueves, 19 de octubre de 2023 12:09
Para: Cinepolis Boulevard <c_boulevard_pue@cinepolis.com>; Cinepolis Centro Civico <c_ccivico_mxl@cinepolis.com>; Cinepolis Galerias Hipodromo
<c_gal_hipodromo@cinepolis.com>; Cinepolis La Huerta <c_lahuerta_mlm@cinepolis.com>; Cinepolis Centenario Mexicali <c_centenario_mxl@cinepolis.com>;
Cinepolis Playas Tijuana <c_playas_tij@cinepolis.com>; Cinepolis Plaza Rio Tijuana <c_rio_tij@cinepolis.com>; Cinepolis Tecate <c_tecate@cinepolis.com>; Cinepolis
Punta Anahuac Mexicali <mc_mexicali_sur@cinepolis.com>; Cinepolis La Pajarita <mc_lapajarita@cinepolis.com>
Cc: Edgar Gonzalo Guzman Larios <eguzman@cinepolis.com>; Jose de Jesus Avila Santacruz <javila@cinepolis.com>; Jorge G Alcaraz Rivas <jalcaraz@cinepolis.com>
Asunto: FACTURAS PENDIENTES
 
Hola, buenas tardes estimados conjuntos.
 
Les pido de favor, nuevamente su apoyo para que me envíen las facturas con las que cuentan pendientes.
Ya van 2 semanas que les solicité esto y aún no obtengo respuesta.
 

Unidad

de

Negocio

Comprobante ID

Proveedor

Nombre

Proveedor

Ubicación Descripción Factura Fecha

Factura

Impt

Bruto

Moneda Fecha Prog

Pago

Descripción Estado UN Usuario Cine

MX100 02942240 3116 Municipio De

Puebla

MNNHSB017 Georgina

Cervantes

Guerrero

13082023 13/08/2023 250969.06 MXN 08/17/2023 Georgina

Cervantes

Guerrero

Pagado MX100 1020044 C. Boulevard

MX001 00006424 2950 Comision

Estatal De

Servicios

Publicos d

MNNBNT001 Principal 872A176664B4 20/08/2023 84445.01 MXN 08/24/2023 Principal Pagado MX001 1020035 C. Centro

Cívico

MX100 03035940 2998 Ayuntamiento

De Tijuana BC

MNFHSB007 Adrian

Guarneros

Del Razo

2.0238E+14 28/09/2023 3776 MXN 10/05/2023 Adrian

Guarneros

Del Razo

Pagado MX100 1020312 C. Galerías

Hipódromo

Tijuana
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MX100 02967094 3748 Municipio De

Morelia Mich

MNNHSB006 Armando

García

Bucio

2023 28/08/2023 7499 MXN 09/01/2023 Armando

García

Bucio

Pagado MX100 1020154 C. Morelia La

Huerta

MX100 02968869 4389 Ayuntamiento

Mexicali BCN

MNNBBV001 Pesos

Bancomer

PAGO

ADOSADOS

2023

30/08/2023 10411 MXN 09/05/2023 Pesos

Bancomer

Pagado MX100 1020352 C. Plaza

Centenario 

MX100 03016053 3456 Comision

Estatal De

Servicios

Publicos d

MNNBBV004 Principal 9237284477 17/09/2023 41456.02 MXN 09/21/2023 Alejandro

de la Cruz

Nuñez

Pagado MX100 1020351 C. Plaza

Playas

MX100 02958841 9138 Ayuntamiento

de Tijuana

MNFBMX001 Pesos

Banamex

2787645 23/08/2023 3911 MXN 10/05/2023 Ulises Cota

Osuna

Pagado MX100 1020165 C. Plaza Rio

Tijuana

MX100 02958842 9138 Ayuntamiento

de Tijuana

MNFBMX001 Pesos

Banamex

2787647 23/08/2023 3911 MXN 10/05/2023 Ulises Cota

Osuna

Pagado MX100 1020165 C. Plaza Rio

Tijuana

MX100 02958843 9138 Ayuntamiento

de Tijuana

MNFBMX001 Pesos

Banamex

2787648 23/08/2023 3911 MXN 10/05/2023 Ulises Cota

Osuna

Pagado MX100 1020165 C. Plaza Rio

Tijuana

MX100 02958844 9138 Ayuntamiento

de Tijuana

MNFBMX001 Pesos

Banamex

2787653 23/08/2023 3911 MXN 10/05/2023 Ulises Cota

Osuna

Pagado MX100 1020165 C. Plaza Rio

Tijuana

MX100 03016137 2998 Ayuntamiento

De Tijuana BC

MNNBMX001 Pesos

Banamex

2799494 18/09/2023 13621 MXN 10/05/2023 Ulises Cota

Osuna

Pagado MX100 1020165 C. Plaza Rio

Tijuana

MX100 03016138 2998 Ayuntamiento

De Tijuana BC

MNNBMX001 Pesos

Banamex

2799495 18/09/2023 13621 MXN 10/05/2023 Ulises Cota

Osuna

Pagado MX100 1020165 C. Plaza Rio

Tijuana

MX100 03034717 3456 Comision

Estatal De

Servicios

Publicos d

MNNBBV004 Principal sep-23 27/09/2023 102142 MXN 10/05/2023 Ulises Cota

Osuna

Pagado MX100 1020165 C. Plaza Rio

Tijuana

MX100 02994939 3000 Comision

Estatal De

Servicios

Publicos d

MNNSTD001 Pesos

Santander

Mayo 2022

5540535 10/09/2023 56392.2 MXN 09/14/2023 Alfredo

Alonso

Macias

Martinez

Pagado MX100 1020242 C. Tecate

MX100 02983270 4389 Ayuntamiento

Mexicali BCN

MNNBBV001 Pesos

Bancomer

KG012001 02/09/2023 17071 MXN 09/21/2023 Paola Denis

Camacho

Padilla

Pagado MX100 1021218 M. Mexicali

Sur

MX100 02940313 2945 Gobierno Del

Estado De

Baja

California

MNNCHK001 Principal PAGO

DERECHOS

ESTATALES

2023

11/08/2023 4925 MXN 08/17/2023 Kenia

Victoria

Valdez

Carrola

Pagado MX100 1020468 M. La Pajarita

MX100 02980692 9138 Ayuntamiento

de Tijuana

MNFBMX001 Pesos

Banamex

BOMBEROS

2023

31/08/2023 3776 MXN 09/05/2023 Kenia

Victoria

Valdez

Carrola

Pagado MX100 1020468 M. La Pajarita

 
Les recuerdo que desde el primer correo les comenté que el no atender a la petición es motivo de incidencia.
 
Quedo pendiente,
Saludos.

Katia Cristina Barragán Espinosa
AP - EX
Cinépolis
Av. Cumbre de las Naciones 1200
Fracc. Tres Marías C.P. 58254
Morelia, Michoacán, México
 


