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RE: :::ERROR EN CARGA DE SALIDA Y CONCILIACION:::::

Yetzyrath Gonzalez Montarno

Para: Cinepaolis 5an Luis; Miguel Angel Villa Olivo; Ana Rosa Soria Pedraza; Jose Carlos Castillo Martinez
oo jesusyam@icloud.com

Datos adjuntos: B :::HOY TOMA DE INVENTARIO Y.,
wiernes, 1 de abrl de 2016 1202 p. m.

Buenos dias E
Recuerda que en conciliacion no pueden recibir traspasos, ni proveedores, ni hacer expediciones rapidas. Por esta ocasidn va no podran realizar conciliacion.
Te pido que tengan todas las cargas de salida del mes actualizadas, incluyendo la gque se carga maiiana.

Por favor tengan mas cuidado, va que en la conciliacion actualizamos las existencias del inventario, lo cual es importante para futuras tomas de decisiones, va?

Saludos!

Yetzyrath Gonzdlez Montano
Analista de Inventarios Cinépolis
(443) 322 62 00 EXT 2934

De: Cinepolis San Luis

Enviado el: viernes, 1 de abril de 2016 11:57 a. m.

Para: Yetzyrath Gonzalez Montafio <ygonzalezm@cinepolis.com>; Miguel Angel Villa Olivo <mvilla@cinepolis.com>; Ana Rosa Soria Pedraza <asoria@cinepolis.com>; Jose Carlos Castillo Martinez
<jcastillom@cinepolis.com>

CC: jesusyam @icloud.com

Asunto: RE: ::::ERROR EN CARGA DE SALIDA Y CONCILIACION:::::

Gracias Yetzyrath ya me dejo generar la carga solo que ahora tengo otro detalle uno de los auxiliares de almacen es nuevo y por error metio una factura en la mafiana, me puedes apoyar para poder
seguir con la conciliacion , es nesesario que levante soporte a istemas.

Quedo atento de tus comentarios.

Jorge Hernandez
Alimentos

Direccion
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RE: ::::ERROR EN CARGA DE SALIDA Y CONCILACION:::::

Yetzyrath Gonzalez Montano

Para: Cinepolis 5an Luis; Miguel Angel Villa Olivo; Ana Rosa Soria Pedraza; Jose Carlos Castillo Martinez
cc jesusyam@icloud.com

Datos adjuntos: B4 :::HOY TOMA DE INVENTARIO Y...

Hola Jorge

Tu archivo se estd procesando de nuevo, por favor monitorea en sistema para gque puedas cargar correctamente, va?

Quedo a la orden!

Saludos!

Yetzyrath Gonzdlez Montafio
Analista de Inventarios Cinépolis
(443) 322 62 00 EXT 2934

De: Cinepolis San Luis
Enviado el: viernes, 1 de abril de 2016 10:58 a. m.

viernes, 1 de abril de 2016 1202 p. m.

E

Para: Miguel Angel Villa Olivo <mvilla@cinepolis.com>; Yetzyrath Gonzalez Montafio <ygonzalezm@cinepolis.com=; Ana Rosa Soria Pedraza <asoria@cinepolis.com=; Jose Carlos Castillo Martinez

<jcastillom@cinepolis.com=

CC: jesusyam @icloud.com; Cinepolis San Luis <c_slp@cinepolis.com>
Asunto: RE: ::::ERROR EN CARGA DE SALIDA Y CONCILIACIOM::z::

Buen dia !!

Estoy teniendo problemas para realizar la carga de salida y por consiguiente la conciliacion ya se levanto soporte .

Adjunto reportes validando el error.
Gracias

Jorge Hernandez
Alimentos




