RE: cotizacion arquilla

Cinepolis Altaplaza Mall @ € Responder | ) Responder a todos

° Para ‘alexanderb@impresaostavial.com’
Por favor si nos ayuda con este pendiente.
Gracias por su atencion.
Cordialmente.

Fausto German Tipas.
Cinepolis 4dx-Imax-Vip.

De: alexanderb@impresostavial.com <alexanderbh@impresostavial.com:>
Enviado el: lunes, 22 de abril de 2024 11:36 a. m.
Para: Cinepolis Altaplaza Mall <c_altaplaza pa@cinepolis.com>

Asunto: RE: cotizacion arquilla

recibido

-----Mensaje original-----

De: "Cinepolis Altaplaza Mall" <c_altaplaza_pa@cinepolis.com>
Enviado: Sunday, April 21, 2024 4:42pm

Para: "Teresa Raquel de Leon Mendoza" <tdeleon@cinepolis.com>,
"alexanderb@impresostavial.com" <alexanderb@impresostavial.com>,
"alexanderb@impresostavial.com" <alexanderb@impresostavial.com>
CC: "Cinepolis Altaplaza Mall" <c_altaplaza_pa@cinepolis.com>
Asunto: RE: cotizacion arquilla

Estimados buenas tardes.

—> Reenviar

viernes 05/03/20



